Cristina Cavina

Da: Lorenza Carretta [lorenza.carretta@auslromagna.it]
Inviato: mercoledi 21 seftembre 2022 13:32

A: Cristina Cavina

Oggetto: Fwd: Ajdini Rajana - BRACCIO PER CARROZZINA
Allegati: preventivo rajana.pdf

ciao,

da protocollare il preventivo in arrivo.
A breve mettero alla firma la scheda.

grazie ciao
Lorenza Carretta

Azienda USL della Romagna

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie
UO HomeCare e Tecnologie Domiciliari

Ospedale Pierantoni - Pad. Valsalva

Via Carlo Forlanini 34 - 47121 Forli

Tel. 0543 - 733672

Da: "Stefano Pellegrini" <stefano.pellegrini@auslromagna.it>

A: "Lorenza Carretta" <lorenza.carretta@auslromagna.it>, "Paola Sangiorgi”
<paola.sangiorgi@auslromagna.it>, "Luciano Cimatti" <luciano.cimatti@auslromagna.it>

Cc: "Simona Bolognesi" <bolognesis@progettiamoautonomia.it>, "Esdra Lunghini"
<lunghinie@progettiamoautonomia.it>, "Romano Salsi" <salsir@progettiamoautonomia.it>, "laura
delcasale" <laura.delcasale@auslromagna.it>, "Anna Aldrovandi"
<Anna.Aldrovandi@auslromagna.it>, "milena spadavecchia"
<milena.spadavecchia@auslromagna.it>

Inviato: Martedi, 20 settembre 2022 7:51:51

Oggetto: Fwd: Ajdini Rajana - BRACCIO PER CARROZZINA

a seguito delle prove e valutazione effettuate si chiede di affidare il lavoro a Progettiamo
Autonomia come da preventivo allegato in quanto trattasi di secondo supporto per il puntatore
oculare in dotazione da agganciare alla carrozzina elettronica fornita dalla stessa secondo il
DM332/99 ( Q EDGE 3 - dicembre 2021 )

tale lavoro puo essere eseguito solo dalla ditta Progettiamo al fine di non perdere la garanzia
sulla carrozzina in quanto si deve intervenire sul'ausilio per I'aggancio

in allegato prescrizione medica

@PROGETTIAMO: nel frattempo che vengano terminate le procedure di affidamento/ordine
adoperatevi per effettuare il lavoro al fine di agevolare I'utente nella sua autoniomia

grazie a tutti della collaborazione

Stefano Pellegrini

Da: "Simona Bolognesi" <bolognesis@progettiamoautonomia.it>
A: "Esdra Lunghini" <lunghinie@progettiamoautonomia.it>, "Stefano Pellegrini"
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<stefano.pellegrini@auslromagna.it>

Cc: "Anna Aldrovandi" <Anna.Aldrovandi@auslromagna.it>, "laura delcasale"
<laura.delcasale@auslromagna.it>, "Romano Salsi" <salsir@progettiamoautonomia.it>
Inviato: Lunedi, 19 settembre 2022 17:37:50

Oggetto: Re: Ajdini Rajana - BRACCIO PER CARROZZINA

Salve, allego il preventivo per il supporto richiesto
rimango a disposizione, cordiali saluti

Il giorno ven 26 ago 2022 alle ore 10:40 Simona Bolognesi
 <bolognesis@progettiamoautonomia.it> ha scritto:

- Salve, ho contattato i nostri colleghi specializzati in puntatore e relativi supporti e mi rispondono
quanto segue:

Per poter fare un preventivo corretto ci servirebbero:

1) foto del puntatore oculare Easylabs (easyeyes con tablet) da tutti i lati, soprattutto il refro per
capire se ha gia un attacco compatibile con i bracci.

2) l'utente prima aveva un'alfro braccio che si e rotto, oppure non € piu compatibile con la nuova
carrozzina ?

3) foto da tutti i lati della carrozzina Q EDGE 3 per poter capire meglio dove montare il braccio
con il supporto per il puntatore.

Rimaniamo in attesa di gentile riscontro,

Cordiali saluti

---------- Forwarded message -----—----

Da: Stefano Pellegrini <stefano.pellegrini@auslromagna.it>

Date: gio 25 ago 2022 alle ore 13:06

Subject: Ajdini Rajana - BRACCIO PER CARROZZINA

To: Esdra Lunghini <lunghinie@progettiamoautonomia.it>

Cc: Anna Aldrovandi <Anna.Aldrovandi@auslromagna.it>, laura delcasale
<laura.delcasale@auslromagna.it>

ciao dovrebbero aver autorizzato a BARBIERI una Q EDGE 3 a dicembre 2021, per l'utente,
servirebbe il braccio di sostegno per il puntatore oculare EasylLabs (easyeyes con tablet) in
dotazione, potete procurarlo e montarlo voi sulla carrozzina? mi fai avere anche un consuntivo
di spesa a lavoro eseguito e poi ti corrispondiamo il lavoro come manutenzione

fisiatra di riferimento Anna Aldrovandi / DelCasale Laura

fammi sapere

Stefano Pellegrini
. Dott. in Ingegneria Biomedica

Azienda USL della Romagna




UO HomeCare e Tecnologie Domiciliari - Coordinatore Tecnico -
tel. 0543 731580 - cell. 339 3058517

pec: homecare@pec.auslromagna.it

fax 0543 738690 Via Carlo Forlanini 34 - 47121 Forli

N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate
esclusivamente alla/e personal/e o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai
destinatari qualsiasi uso-copia-diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell'art. 616
c.p. sia ai sensi del DL n.196/03, Dlgs. 101/2018 e succ.(GDPR UE2016/679).

se avete ricevuto per errore la comunicazione, avvisate il mittente e cancellate dal vostro
sistema la presente e-mail.

Rispettate 'ambiente: stampate questa e-mail solo se necessario!

-~ Simona Bolognesi
Customer Service
bolognesis@progettiamoautonomia.it |
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P.IVA 01543860355 - Cap.Soc. Euro 31.200,00 i.v.
hitp:/Avww.progettiamoaufonomia.it - E-mail: info@progeltiamoautonomia.it

Utente di riferimento:

AJDINI RAJANA

FRAZ PIETRACUTA via Pablo Neruda 4
47865 SAN LEO RN

Nato/a il 22.07.2014 a RIMINI

Cod. fiscale: JDNRJN14L62H2940

Preventivo n. 20229870 del 19.09.2022

Pag. 1di1

Autorizzazione del

Intest ' ano G
Ditta A.U.S.L. DI RIMINI
UFFICIO ECONOMATO
VIA CORIANO 38
1-47100 RIMINI RN

242403003 BRACCIO DI SOST SNOD X SENSORI DI COMAND | PZ 1 1.365,700 1.365,70 4%
tipo monty 3d personalizzato per prodotto easyeyes
Firma del ricevente Imponibile 1.365,70
totale IVA al 4% su 1.365,70 54,63
Collaudo
Data
totale preventivo EUR 1.420,33

Rco.contributo RAEE assolto ove dovuto - Registro A.E.E. n.IT08020000001198



